11/2/22, 12:59 Correo: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA 9682-22021107

Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j01ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 03/02/2022 13:31

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Atentamente,

JORGE HERNAN GIRON DIAZ.
Juez Primero Civil Municipal de Ejecuciéon de Sentencias de Cali

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<jO0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 13:30

Para: Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<jO0lejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA

De: abogados abogados <legisgroupabogados@gmail.com>

Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 12:05

Para: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj0lofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil
Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion
Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA

DEMANDANTE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES Y TECNOLOGICOS

COOPTECPOL
DEMANDADO BUENAVENTURA HURTADO
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LEGIS GROUP
ABOGADOS

NIT. 805021558-8

SENOR :
DE CALI

PRIMERO DE EJECUCION Y SENTENCIAS CIVIL MUNICIPAL DE SANTIAGO

DEMANDANTE: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES TECNOLOGICOS
COOPTECPOL NIT. 900.245.111-6

DEMANDADO: BUENAVENTURA HURTADO
RADICADO: 2018-00901
LIQUIDACION CREDITOS
VALOR CAPITAL: $60.000.000
MES VALOR CUOTA INTERESES INTERESES DE | TOTAL
PLAZO 2% MORA 2%

01/09/2016 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/10/2016 $2.500.000 $1.200.000 $ 3.700.000
01/11/2016 $ 2.500.000 $1.200.000 $ 3.700.000
01/12/2016 $ 2.500.000 $1.200.000 $ 3.700.000
01/01/2017 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/02/2017 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/03/2017 $ 2.500.000 $1.200.000 $ 3.700.000
01/11/2017 $ 2.500.000 $1.200.000 $3.700.000
01/12/2017 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/01/2018 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/02/2018 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/03/2018 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/04/2018 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/05/2018 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $3.700.000
01/06/2018 $ 2.500.000 $ 1.200.000 $ 3.700.000
01/07/2018 $2.500.000 $1.200.000 $ 3.700.000
01/08/2018 $2.500.000 $1.200.000 $ 3.700.000
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LEGIS GROUP
ABOGADOS

NIT. 805021558-8

02/09/2018 $1.200.000 $1.200.000
02/10/2018 $1.200.000 $1.200.000
02/11/2018 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/12/2018 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/01/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/02/2019 $ 1.200.000 $1.200.000
02/03/2019 $1.200.000 $ 1.200.000
02/04/2019 $1.200.000 $ 1.200.000
02/05/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/06/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/07/2019 $ 1.200.000 $1.200.000
02/08/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/09/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/10/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/11/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/12/2019 $ 1.200.000 $ 1.200.000
02/01/2020 $1.200.000 $1.200.000
02/02/2020 $1.200.000 $1.200.000
02/03/2020 $1.200.000 $1.200.000
02/04/2020 1.200.000 1.200.000

02/05/2020 1.200.000 1.200.000

02/06/2020 1.200.000 1.200.000

02/07/2020 1.200.000 1.200.000

02/08/2020 1.200.000 1.200.000

02/09/2020 1.200.000 1.200.000

02/10/2020 1.200.000 1.200.000

CRA 9# 11-50 OFICINA 418 CC. CALI 2000 - TEL: 8811327-3174427302
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02/11/2020 $1.200.000 $1.200.000
02/12/2020 $1.200.000 $1.200.000
02/01/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/02/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/03/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/04/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/05/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/06/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/07/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/08/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/09/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/10/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/11/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/12/2021 $1.200.000 $1.200.000
02/01/2022 $1.200.000 $1.200.000
02/02/2022 $1.200.000 $1.200.000
TOTAL $60.000.000 $ 28.800.000 $48.000.000 $48.000.000
GRAN TOTAL $ 136.000.000
Atentamente,

GARCIA GUERRERO
/80098726 DE BOGOTA D.C

\/ﬁepresentante legal cooptecpol.




