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Correo:  Gestion  Documental  Ofician Apoyo  Ejecucion  Civil  Municipal -Valle  Del  Cauca -Cali -Outlook

RV:  RECEPCION  MEMORIALICME  2019-217  BCO  DE  BOGOTÁvs.JUAN  PABLO  R|VERA                                                                                           t  H       d     `

Juzgado  01   Civil  Municipal  Ejecucion  Sentencias  -Valle  Del  Cauca  -Cali   <jolejecmcali@cendoj  ramajudicial.gov.co>
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Pjra.   Gestm  Documental  Oficm  Apoyo  Ejecucion  CMI  Munmpal  -Valk  Dd  Cauca  '  Cah  <gdofqecmcali@cendoj  ramjiJdicd gov co>,  Juridico  Cobesp  <jurdico&obesp com>
Lt   n moreno26@gmaiLcom  < r` nmreno26@gmaiLcom> , juar""terra@mysabogados comco  <juanslnisterra@mysabogados com co>
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R  `ftqÁ  14CM  rcMí;i  Lií`i,idarifJn  febreio  %1`J  ` ,Lnio  ZJ2Ú Js^   RIV[íiA  ll\fL  ;019  +1 /      JQulí* C)Tú  pdT,

Buem noche,

Comedidamente rrie pemito  informarle que su solK)itud ha sldo remitida al  Área de Gestión  Documental a fin de que sea agregada al expediente respectivo y darle el trám3 correspondiente

una vez agregado al expediente.:Í:;=i-=R.E=
Atentarrmnte,

JORGE  HERNÁl\l  GIRON  DÍAZ.

Juez  Primero Civil  Municipal  de  Ejecución  de  Sentencias de  Cali.

De: Juridico Cobesp <juridico@cobesp.com>

Enviado: viernes,10 de julio de 202011:06

Para:  Juzgado 01  CivU  Municipal  Ejecucion  Sentencias  -Valle  Del  Cauca  -Cali  <jolejecmcali@cendoj.ramajudicíal.gov co>

Asunto:  RECEPCION  MEMORIAL  ICME  2019-217  BCO  DE  BOGOTÁ vs   JUAN  PABLO  RIVERA

Buen  [ji3  Seí`iorc`  ji,i:.1CME,

A`.jiuítto  iii`?mor;al  pcira  su  !nfcirmac:ón

Agrédc,`í`ct31,?atpn+..io¡i}'jrps\cida

Qijedo aten ia.

Neliy Moreno

Área  Juri`dica

Cobesp Juríclics SAS

De:  nelly  edith  tnoreí`o  críollo  |msilto:ii  moreno26@gmail.com]

Enviado  el:  Iunes,  6  de julio  de  2020  5`01  p.  m

Para:juridicü@cobesp.com

Asunto:  Fwd:  EJECUTIVO  I CME  2019-217  BCO  DE  B0GOTÁ vs.  JUAN  PABl,O  RIVERA

--L-~-~-~-  Foru'arded  [iie``sagc  ~~ ----- u~

L)e:JuanArmaiidosiiiistcrra.M<`jiaL!kiri±iie£i:tii'¿mysal2Qgalo=Qjp!nio`
Date:  lun.`  í`  dejuli()  di`  2020 4:41   i).  i`i.

Subic'et.  E`T[C UTI\''O   IC'MF,  201{)~217  BC`O  DE  B0G()TÁ  \,`.  JIT,'\\'  I>,1BLO  RIVLRA
To`.-ncllyedithmort}iiitiiiu1lo<t]úm()ren()2()(¿',grnéiil£±2!±!>

Buenas tardes,

Adjunto  liquidación  del  créclito

Cordial  Saludo,

Juan Armando Sinisterra  M.

MORINl  & SINISTERRA ABOGADOS

Dirección:  Carrera 2a. A Oeste #12-74, Santa Teresita

Telefax:  57 -2 -893 4823 -893  3602
Celular:  57  -315-3339284

Cali,  Colombia

lA  INFORMACIÓN  CONTENIDA  EN  ESTE  MENSAJE  VíA  INTERNET  ES  CONFIDENCIAL  Y  DESTINADA  SOLAMENTE  PARA  EI  US0  DE  LA  PERSONA  0  ENTIDAD  MENCIONADA  COMO  DESTINATARIA

SI  QUIEN  RECIBE  ESTE  MENSAJE  NO  ES  SU  DESTINATARIO,  CUALQUIER  DIVULGACIÓN,  DISTRIBUCIÓN  0  COPIA  DE  LA  INFORMACIÓN  AQUÍ CONTENIDA,  ESTA  PROHIBIDA,  SI  USTED  RECIBE  ESTE

MENSAJE  POR  ERROR,  POR  FAVOR  NOTIFIQUE  AL  EMISOR  DEL  MISMO  DE  INMEDIATO.  JUAN  ARMANDO  SINISTERRA  MOLINA  NO  ASUME  NINGUNA  RESPONSABILIDAD  POR  EL SABOTAJE  0

PÉRDIDA  DE CONFIDENCIALIDAD  QUE  0CURRA  COMO  RESULTAD0  DEL USO  DE  MÉTODOS  DE  COMUNICACIÓN  NO  ENCRIPTADOS.

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020070601.02&popoutv2=1 1/1.



MORIM ab sIMSTERRA ABOGADoS ASsoeEADoS
Úüam Armando S£rúste"a Moüna

DiTecciórL:  C¿rrera, 2a A Oeste No  12~74, SarLta_ Tsresí±,a ~ Cati
Tezéf:orLos    Fcm:  8934823  ~ 893.3602.

Correo etecírórLico: jucms€rris{erm@pig sabogados. com. co

Señor
JUEZ  fl® CEVIE¿ MUNICIPAH, DE E#ECUCIÓN BE SENTENGHAS DE CAHd,H
E.S.

Ori8en:
Proceso:
Demandante:
Demandado:
Asunto:

D_

14 Ciwil Municipal de Cali
Ejecutivo No 2®19-002i7
BANCO DE BOGOTÁ
J.UAN PABLO RIVERA ÁNGEL
Liquidación del crédit®

En   mi   condición   de   apoderado   d€   1a   parte   demandante   presento   la
liquidación actualizada del crédito (artículo 446 clel CGP).

1. Pagaré N® 45534417
Capital:
Intereses de mora de febrero 21 / 19 a junio 30/'2C
T®Éal pagaré:

$   16.679.728,00
$      5.757.667,91
$22„437®395,91

Los  intereses  moratorios  fueron  liquidados  de  la  sigui€nte  manera:  1a  tasa
efectiva anual certificada por la Superintendencia Bancaria para los créditos
bancarios corrientes, se multiplicó por el  1.5, (art.111  de la ley 510 de  1999}
y la resultante, convertida a la tasa nominal.

Adjunto la tabla de liquidación de los int-ereses de mora.

`\r--.,-``
Señor

ili-iHEE-
NDO SINÍSTERRA MOLINA



LIQUIDACION  DE CREDITO
Cali

Deudor..            JUAN  PABLO  RIVERA ÁNGEL      |
Ob//.gac/.on..                                                    453534417

Tasa efectivo anual pactada, ci nominal >>>

Tasa nominal mensual pactada               >>>

Resultado tasa pactada o pedida   >>>

CAP/TA[:              16.679.728,00

VTiéiÑilA Brio.  Ct

Deudor:

LIQUIDACION

DESDE HASTA

21 -feb-19          28-feb-19
1|mar-19            31-mar-19
1-abr-19             30-abr-19
1-may-19           31-may-19
1|junll9              30-jun-19
1-jul-19                  31-jul-19

1-ago-19            31-ago-19
1-sep-19            30-sep-19
1-oct-19              31-oct-19
1-nov-19            30-nov-19
1-dic-19               30-dic-19
1-ene-20           31-ene-20
1 -feb-20             29-feb-20
1 -mar-20           31 -mar-20
1 -abr-20            30-abr-20
1 -may-20           31 -may-20
1 -jun-20              30-jun-20

T. Efect¡va ___Léá_u.±
[eE.i É=Ei

Máxima Autorizada
7iva               TNominar--

T9T7TÜ7o--        29,55o/o
19,37°/o             29]06°/o
19,32°/o             28]98%
19,34%            29,01 °/o
19,30%             28]95°/o
19,28%            28,92°/o
19,32°/o            28,98°/o
19,32°/o            28,98°/o
19,10°/o             28,650/o
| 9,03°/o           28,55%
18,91 °/o             28,37%
18,77°/o             28,16°/o
19,06°/o            28,59°/o
18,95°/o            28,43°/o
18,69%            28,04°/o
18,19°/o             27,29°/o
18,12%             27,18°/o

I ETÑTALTIÍ15T-----iNTERESEs-iTÚ-----------l-2T.25-6ÍÉ6

30                                  358.334,24
30                                   357.508,89
30                                   357.839,08
30                                     357.178,62
30                                  356.848,29
30                                   357.508,89
30                                   357.508,89
30                                   353.872,09
30                                      352.713,13
30                                   350.724,33
30                                  348.400,82
30                                  353.209,93
30                                     351.387,55
30                                    347.071,54
30                                   338.737,55
30                                   337.567,20

ZT8--o7o--|i-8*
2,15%             2,15%
2,14%             2,14%
2,15°/0              2,15%
2,14°/o             2,14%
2,14%             2,14°/o
2,14°/o             2,14°/o
2,14°/o             2,14%
2,12°/o              2,12%
2,11°/o             2,i i°/o
2,10%             2,10%
2,09°/o            2,09°/o
2,12%             2,12%
2,11%               2,11°/o
2,08%            2,08°/o
2,03°/o            2,03°/o
2 f fí2:o / o           2 f fíro / o

Total lntereses
Capital

lntereses Moratorios

TOTAL: CAPITAL+INTERESES:

5.757.667,91

16.679.728,00

5.757.667,91

$22.437.395,91

Sin abonos



LA OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE SENTENCIAS DE CALl:

De conformidad con el Artículo 110 del  C.G.P,  córrase traslado a la parte contraria
por el término de tres (3) días.

CONSTANCIA.-             3 0  JUL de  2020.
En lafechaysiendo las8:00a.m., fijoen ListadeTraslado No.      .Í:/c7_     .

E I se c reta ri o ,                             ..u'ju;#::;#S¥dru;n:';:{.§.;ü::;í:„
5ecremi`iL>

CARLOS EDUARDO SILVA CANO

Según  lo anterior,  cabe advertir que de conformidad  con  1o  hoy dispuesto en  el Art.110 del  C.G.P,  todo
traslado  que deba suriirse por secretaria  no  requerirá auto,  ni constancia en  el  expediente.


