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RV: 2019-179 REMITO CORREO DE LIQUIDACION DE CREDITO PARA QUE SEA
ANEXADO ALA PROCESO

Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j0lejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 17/12/2020 12:03 AM

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Martha J Mejia A&A Ltda <juridico4@marthajmejia.com>

MJ 1 archivos adjuntos (89 KB)
31 2019-179.pdf;

Buena noche,

Comedidamente me permito informarle que su solicitud ha sido remitida al Area de Gestiéon Documental
a fin de que sea agregada al expediente respectivo y darle el tramite correspondiente una vez agregado
al expediente.

De igual manera SE LE INFORMA QUE SE DISPUSO POR PARTE DE LA
OFICINA DE EJECUCION MUNICIPAL DEL CORREO ELECTRONICO
gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co dei Area de Gestiéon
Documental de la Oficina de Ejecucién Civil Municipal de Cali, quien
es la encargada en este caso de recepcionar los memoriales y correos de los usuarios para ser
agregados a los expedientes y luego pasarlos al Despacho.

LO ANTERIOR, PARA QUE EN ADELANTE LAS
PETICIONES LAS ENVIE AL CORREO ANTES
MENCIONADO.

Atentamente,

JORGE HERNAN GIRON DIAZ.
Juez Primero Civil Municipal de Ejecuciéon de Sentencias de Cali.

De: Juzgado 31 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j31cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: sabado, 12 de diciembre de 2020 13:19

Para: Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<jO0lejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: 2019-179 REMITO CORREO DE LIQUIDACION DE CREDITO PARA QUE SEA ANEXADO ALA PROCESO

ESTOY ENVIANDO LIQUIDACION DEL CREDITO APORTADA POR LA PARTE ACTORA EN DOS FOLIOS

LUIS HERNANDO ORTIZ BEJARANO
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ESCRIBIENTE

Juzgado 31 Civil Municipio

PALACIO DE JUSTICIA TORRE B PISO 11
Carrera 10 Calle 12

CALI - VALLE

Nota: La presente notificacidn se surte mediante este mensaje electrénico con el fin de facilitar y el
acceso a la administracion de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. — Uso de las
tecnologias de la informacion y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991y al Art. 52
del Decreto 306 de 1992.

Se le advierte que se presume la recepcidn del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto en
los Arts. 20, 21y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se definey
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrénico y de las firmas digitales, y
se establecen las entidades de certificacidn y se dictan otras disposiciones-.

De: Martha J Mejia A&A Ltda <juridico4@marthajmejia.com>

Enviado: jueves, 2 de julio de 2020 15:45

Para: Juzgado 31 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j31cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 2019-179 LIQUIDACION DE CREDITO

CESAR AUGUSTO MONSALVE ANGARITA, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali, de
condiciones civiles conocidas por su despacho, obrando como apoderado de la parte demandante
dentro del proceso de la referencia, adjunto memorial aportando liquidacion de crédito.

Coordialmente

Martha J Mejia A&A Ltda
Fernando Agredo
Dependiente Juridico
Juridico4@marthajmejia.com
Santiago de Cali
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ABOGADOS & ASOCIADOS

\ Ed. Residencias Aristi -

Cra 9 No 9-49 PISO 11 L
PBX: 4852318

E-mail juridico3@marthajmejia.com

Cali - Colombia

SENOR

JUEZ 31 CIVIL MUNICIPAL
CALI-VALLE

E. S. D.

REF :PROCESO EJECUTIVO
DTE :BANCO WS.A

DDO : IMMER RAMIREZ FLOREZ
RAD :2019-179

ASUNTO: APORTANDO LIQUIDACION DE CREDITO

, CESAR AUGUSTO MONSALVE ANGARITA, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
| de condiciones civiles conocidas por su despacho, obrando en mi calidad de apoderado de
_ la parte demandante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente escrito me
| permito aportar a su despacho la liquidacién de los créditos pretendidos:

DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SKEIS MIL OCWGWOOHHZH@w
VEINTE PESOS $10.756.420

Del sefor Juez,

Atentamente,

CESAR AUGUSTO MONSALVRANGARITA
CC. No. 94540879 de Cali
T. P. No. 178722 del C. 8. J.

IVP- WB414




FPlazo TEA paciada, a mensual >>>

Tasa mensual pactada PES

Resultado tasa pactada o-pedida »>> Maxima
Mora TEA pactada, a mensual >>>
Tasa mensual pactada »ap
Resuttado tasa pactada o pedida »>> Maxima

. JUZGADO
LIQUIDACION DE CREDITO

Plazo Hasta

T

Mora Hasta (Hoy) 04-jun-20

Comercial

Consumo

Saldo de capital, Fol, »>

Microc u Otrog

Intereses en sentencia o tiguidacién anterior, Fol, »>

Inserte en esta

"AL MAS INTERESES ADEUDADOS|

Vigenaia Brio. Cte. hmzam Tasa LIQUIDACION DE CREDITO
ensual
Desde Hasta Efec. Anual  Autorizada  Aplicable Capital Liquidable dias _Em.qmm.mm m.:.amﬁ Saldo de Saldo de Capltal mas
A Liquidacién Intereses Intereses

27-mar-18 | 31-mar-19 ~1,57 0,00 0,00 0,00
27-mar-19 31-mar-19 19,37% 2,15% 2,148% 7.8675.761,00 7.675.761,00 4 21.986,67 21.986,67 7.697.747 67
07-abr-19 30-abr-19  19,32% 2,14% 2,143% 7.675.761,00 30 164.520,24 186.506,91 7.862.267,91
01-may-19 31-may-18 19,34% 2,15% 2,145% 7.675.761,00 30 164.872,19 351.179,10 8.026.940,10
O14un-19 30-jun-19 18,30% 214% 2141% 7.675.761,00 30 164.368,25 515.547,35 8.181.308,35
01-jul-19 31418 19,28% 2,14%  2,139% 7.675.761,00 30 164.216,24 679.763,59 8.355.524,59
071-ago-19 31-ago-18  18,32% 2,14% 2,143% 7.675.761,00 30 164.520,24 844.283,82 8.520.044 82
01-sep-19 30-sep-1¢  19,32% 2,14% 2,143% 7.675.761,00 30 164.520,24 1.008.804,06 8.684.565,06
01-0ct-19 371-0ct-18 19,10% 212% 2,122% 7.875.761,00 30 162.846,64 1.171.650,69 8.847.411,89
01-nov-19 30-nov-18  19,03% 2,11% 2,115% 7.675.761,00 30 162.313,30 1,333.963,99 9.009.724,89
01-dic-19 31-dic-19 19,03% 2,11% 2,115% ' 7.675.761,00 30 162.313,30 1.496.277,29 §.172.038,29
01-ene-20 31-ene-20  19,06% 212% 2,118% 7.675.761,00 30 162.541,92 1.658.819,21 9.324.580,21
01-fab-20 29-feh-20 19,06% 212% 2,118% 7.675.761,00 30 162.541,92 1.821.361,14 9.487.122,14
O1-mar-20 31-mar-20 19,06% 2,12% 2,118% 7.675.761,00 30 162.541,92 1.983.803,06 9.659.664,08

2.330.658,16]  2.330.659,16] 10.006.420,16]

DO DE CAPITAL 7.675.761,00

) DE INTERESES 2.330.659,16

COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 750.000,00

10.756.420,16|




