26/10/21 8:20 Correo: Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RE: 2010-00058-00 origen Juzgado 3 civil municipal.- Reliquidacion crédito

Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali 9682-21102601
<j01ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 25/10/2021 8:10

Para: Mavenka Acevedo Hernandez <mavnk@hotmail.com>; Memoriales 01 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil
Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[I]J 1 archivos adjuntos (915 KB)

reliquidacion.pdf;

Cordial Saludo,

Comedidamente me permito informarle que su solicitud ha sido remitida al Area de Gestién
Documental a fin de que sea agregada al expediente respectivo y darle el tramite correspondiente.

De igual manera se le informa que se dispuso del correo
electronico memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co exclusivo para este
Juzgado, a fin recepcionar los memoriales para ser agregados a los expedientes y luego pasarlos al

Despacho.

LO ANTERIOR, PARA QUE AHORA EN
ADELANTE LAS PETICIONES LAS

ENVIE UNICAMENTE AL CORREO ANTES
MENCIONADO, DENTRO DEL HORARIO HABIL

Atentamente,

JORGE HERNAN GIRON DIAZ.
Juez Primero Civil Municipal de Ejecuciéon de Sentencias de Cali

De: Mavenka Acevedo Hernandez <mavnk@hotmail.com>

Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 13:38

Para: Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j0lejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: 2010-00058-00 origen Juzgado 3 civil municipal.- Reliquidacion crédito

cordial saludo

comedidamente me dirijo al despacho a fin de aportar reliquidacion del crédito dentro del proceso de la
referencia. para lo de su cargo.
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Atentamente,

NANCY MAVENKA ACEVEDO HERNANDEZ
ABOGADA

Carrera 31 No. 29 -30 de Palmira (V)

Celular 312-2216739

De: LUZ ADRIANA MOLINA ROJAS <adrimoli82@hotmail.com>
Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 12:18 p. m.

Para: Mavenka Acevedo Hernandez <mavnk@hotmail.com>
Asunto: Reliquidacion crédito

Obtener Outlook para iOS

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKADIZNmMZmNDMxLWEyNzItNGZkYy04ODg2LWNKNWNKYWRMMDMxNAAQAM4d%2Bgb8gRJMvpK...  2/2


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=04%7C01%7Cmemorialesj01ofejecmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C0868bd42a5724792eadf08d997b8c180%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637707642035391328%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G1SveBy9sj4MkXQgoNYlNsCd%2BwbEQN4427ybKTIsP2U%3D&reserved=0

NANCY MAVENKA ACEVEDO HERNANDEZ
ABOGADA

Sefior

JUEZ PRIMERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CALI )

gRlGEN: JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI g
A S. D.

REF: RELIQUIDACION CREDITO
PSO: EJECUTIVO

DTE: MODESTO ROA GUEVARA
DDO: LUZ MARINA VALENCIA B
RAD: 2010-00058-00

NANCY MAVENKA ACEVEDO HERNANDEZ, mayor de edad, domiciliada y residente
en la ciudad de Palmira (V) identificada con cedula de ciudadania No. 66.782.806
expedida en Palmira (V), abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional
176.218 del C.S.J., obrando como apoderada dela parte demandante, por medio del
presente escrito me permito aportar al Despacho la LIQUIDACION DEL CREDITO del
proceso de la referencia corregida de la siguiente manera:

LETRA DE CAMBIO No. 1 CAPITAL $2.000.000
En cumplimiento de lo ordenado en la parte final del numeral cuarto del articulo

446 del Cddigo General del Proceso, procede a efectuar la liquidacion del crédito y
costas en el proceso de la referencia, asi:

CAPITAL : $ 2.000.000,00
Intereses de mora sobre el capital inicial ($ 2.000.000,00)
Desde Hasta Dias Tasa Mens (%)

12-jun-2019 30-jun-2019 19 241 $ 30.558,33
01-jul-2019 31-jul-2018 31 241 $ 49.806,67
01-ago-2019 31-ago-2019 31 2,42 $ 49.910,00
01-sep-2019 30-sep-2019 30 2,42 $ 48.300,00
01-0ct-2019 31-0ct-2019 3 239 $ 49.393,33
01-nov-2019 30-nov-2019 30 2,38 $ 47.575,00
01-dic-2019 31-dic-2019 31 2,38 $ 49.160,83
01-ene-2020 31-ene-2020 31 2,36 $ 48.850,83
01-feb-2020 28-feb-2020 28 2,35 $ 43.796,67
01-mar-2020 31-mar-2020 31 2,38 $ 49.238,33
01-abr-2020 30-abr-2020 30 2,34 $ 46.725,00
01-may-2020 31-may-2020 31 2,27 $ 46.990,83
01-jun-2020 30-jun-2020 30 2,27 $ 45.300,00
01-jul-2020 31-jul-2020 31 2,27 $ 46.810,00
01-ago-2020 31-ago-2020 31 2,29 $ 47.249,17
01-sep-2020 30-sep-2020 30 229 $ 45.875,00
01-0ct-2020 31-0ct-2020 31 2,26 $ 46.732,50
01-nov-2020 30-nov-2020 30 2,23 $ 44.600,00
01-dic-2020 31-dic-2020 31 2,18 $ 45.105,00
01-ene-2021 31-ene-2021 31 217 $ 44.743 33
01-feb-2021 28-feb-2021 28 217 $ 40.413,33
01-mar-2021 31-mar-2021 3 2,19 $ 45.311,67
01-abr-2021 30-abr-2021 30 2,18 $ 43.525,00
01-may-2021 31-may-2021 31 2,16 $ 44.717,50
01-jun-2021 30-jun-2021 30 2,15 $ 43.050,00
01-jul-2021 31-jul-2021 31 2,15 $ 44.459,17
01-ago-2021 31-ago-2021 31 2,15 $ 44.381,67
01-sep-2021 30-sep-2021 30 2,16 $ 43.100,00
01-0ct-2021 21-0ct-2021 21 214 $ 29.890,00
TOTAL $ 3.305.569,17

Carvera 31 No. 29 — 30 de la ciudad de ®almira (1))
Celular: 312-2216739 correo electronico: mavnk@fotmaif com



En cumplimiento de lo ordenado el
General del Proceso, p

referencia, asl:

NANCY MAVENKA ACEVEDO HERNANDEZ

2n la pa:te fi nallde'l numeral cuarto del articulo 446 del Cédigo

del crédito y costas en el proceso de la

CAPITAL : $ 2.000.000,00
Intereses de mora sobre el capital inicial ($ 2.000.000,00)

Desde Hasta Dias Tasa Mens (%)
12-jun-2019 30-jun-2019 19 2,41 $ 30.558,33
01-jul-2019 31-jul-2019 31 2,41 $ 49.806,67
01-ago-2019 31-ago-2019 31 242 $ 49.910,00
01-sep-2019 30-sep-2019 30 2,42 $ 48.300,00
01-0ct-2019 31-0ct-2019 31 2,39 $ 49.393,33
01-nov-2019 30-nov-2019 30 2,38 $ 47.575,00
01-dic-2019 31-dic-2019 31 2,38 $ 49.160,83
01-ene-2020 31-ene-2020 31 2,36 $ 48.850,83
01-feb-2020 28-feb-2020 28 235 $ 43.796,67
01-mar-2020 31-mar-2020 31 2,38 $ 49.238,33
01-abr-2020 30-abr-2020 30 2,34 $ 46.725,00
01-may-2020 31-may-2020 31 2,27 $ 46.990,83
01-jun-2020 30-jun-2020 30 2,27 $ 45.300,00
01-jul-2020 31-jul-2020 31 227 $ 46.810,00
01-ago-2020 31-ago-2020 31 2,29 $ 47.249,17
01-sep-2020 30-sep-2020 30 2,29 $ 45.875,00
01-0ct-2020 31-0ct-2020 31 226 $ 46.732,50
01-nov-2020 30-nov-2020 30 2,23 $ 44.600,00
01-dic-2020 31-dic-2020 31 2,18 $ 45.105,00
01-ene-2021 31-ene-2021 31 2,17 $ 4474333
01-feb-2021 28-feb-2021 28 2,17 $ 40.413,33
01-mar-2021 31-mar-2021 31 2,19 $ 45.311,67
01-abr-2021 30-abr-2021 30 2,18 $ 43.525,00
01-may-2021 31-may-2021 31 2,18 $ 44.717,50
01-jun-2021 30-jun-2021 30 2,15 $ 43.050,00
01-jul-2021 31-jul-2021 31 2,15 $ 44.459,17
01-ago-2021 31-ago-2021 31 2,15 $ 44.381,67
01-sep-2021 30-sep-2021 30 2,16 $ 43.100,00
01-0ct-2021 21-0ct-2021 21 2,14 $ 29.890,00
TOTAL $ 3.305.569,17

ABOGADA

Con base en la liquidacién de crédito aprobada el 31 de marzo de 2018 mas la.
liquidacién de crédito de intereses presentada en junio de 2019 y la de octubre de

2021, la suma adeudada a la fecha seria:

Liquidacién aprobada en marzo 31 de 2018 $12.323.840

Liquidacién intereses Junio de 2019 $ 1.333.590

Liquidaci6n Intereses octubre de 2021 $ 2.611.138
TOTAL LIQUIDACION $16.268.568

Renuncio a notificacién y ejecutoria de auto favorable.

1y

CEVEDO HERNANDE!
C.C. No 66.782.806 de Palmira (V)
T.P. No 176.218 del C.S.J.

Sefior Juez, atentamente,

Carrera 31 No. 29 — 30 de [a ciudad de ®almira (V)
Celular; 312-2216739 corveo electrénico: mavnk@hotmail com



