
Soacha (Cundinamarca), 9 de septiembre del 2021 

 

 

Señor 

Juez de familia del circuito de Soacha 

 

 

Solicito a usted se haga entrega de pago de títulos de depósitos judiciales producto de cuota de 

alimentos (ejecutivo de alimentos) proceso # 2020-266 donde el pasado 21 de septiembre de 2020 

se dictó librar mandamiento de pago ejecutivo de alimentos, contra el señor LUIS ALBERTO 

MONCADA GÓMEZ identificado con CC 79182342 de Sibaté Cundinamarca, quien hasta el mes de  

(julio de 2020) adeuda la suma de $20´276.621, sentencia dictada por parte del juez de familia del 

circuito de Soacha el señor GILBERTO VARGAS HERNANDEZ, para que la demandante la señora 

SANDRA MILENA BARRAGAN CASTAÑEDA identificada con CC 1073670561 de Soacha Cundinamarca 

quien en calidad de tutor de los menores JUAN DAVID MONCADA BARRAGAN, DIEGO ALEJANDRO 

MONCADA BARRAGAN Y DANIEL FELIPE MONCADA BARRAGAN se le haga entrega de dichos títulos, 

a continuación  envió la liquidación correspondiente a los meses en lo que el señor  LUIS ALBERTO 

MONCADA GOMEZ debe cancelar por la suma de las cuotas alimentarias que después librar 

mandamiento de pago se generaron. 

 

LIQUIDACIÓN CUOTA ALIMENTARIA DESPUÉS DE LIBRAR MANDAMIENTO DE 

PAGO 

fecha cuota valor cancelado saldo vestuario   

ago-20 $ 475.467,00 $ 240.000,00 $ 235.467,00    

sep-20 $ 475.467,00 $ 240.000,00 $ 235.467,00    

oct-20 $ 475.467,00 $ 240.000,00 $ 235.467,00    

nov-20 $ 475.467,00 $ 240.000,00 $ 235.467,00    

dic-20 $ 475.467,00 $ 240.000,00 $ 235.467,00 cumplió   

ene-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

feb-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

mar-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

abr-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

may-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

jun-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00 $ 393.687,00   

jul-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

ago-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00    

sep-21 $ 492.108,00 $ 240.000,00 $ 252.108,00  TOTAL, DEUDA 

      $ 3.446.307,00 $ 393.687,00 $ 3.839.994,00 
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Agradezco su colaboración  

 

 

SANDRA MILENA BARRAGAN CASTAÑEDA 

CC. 1073670561 de Soacha Cundinamarca 
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Liquidación proceso ejecutivo de alimentos # 202000-266

Sandra Milena Barragan Castañeda <sandramilenab005@gmail.com>
Mié 08/09/2021 21:22
Para:  Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

---------- Forwarded message ---------

De: Lady Johanna Barragan Castaneda <lajoba2015@gmail.com>

Date: mié., 8 de septiembre de 2021 9:17 p. m.

Subject: Liquidación proceso ejecutivo de alimentos # 2020-266

To: Sandra Milena Barragan Castañeda <sandramilenab005@gmail.com>
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