17/6/22, 09:29 Correo: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot - Outlook

RE: SOLICITUD TITULOS

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>
Vie 17/06/2022 9:19 AM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot
<j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos dias Senores Juzgado Segundo Promiscuo de Familia

La presente es con el fin de brindar respuesta a lo solicitado en el primer pdrrafo inciso
del auto 21 de julio del 2021, para sus fines pertinentes. Asi mismo solicitar muy
respetuosamente me permitan autorizar el titulo que se encuentra a mi nombre en el
Banco Agrario de Colombia.

Afentamente,

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39.581.704 de Girardot

direccion: Calle 16 No. 6 - 82 B/ Alto de La Cruz
celular: 301 642 83 26

De: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 16 de junio de 2022 9:40 a. m.

Para: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>

Asunto: RE: SOLICITUD TITULOS

Cordial saludo
Se acusa recibido

Se le recuerda que tiene pendiente el cumplimiento del primer parrafo (inciso) del auto de 21 de julio de
2021.

Se remite auto.

Juzgado 2° Promiscuo de Familia de Girardot - Cundinamarca
Carrera 10 N° 37-39 Piso 2° - Palacio de Justicia

Correo: j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co

Celular: 31332967 13

Acogiendo lo contenido en la circular 002 de 2021 del H. Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca - Sala Civil
Familia, se informa a nuestros usuarios que a partir del mes de abril de 2022, no serdn emitidos correos
electrdénicos informativos de fijacion de ESTADOS ELECTRONICOS

Se les invita a estar atentos de la fijacion de estados y traslados de los procesos en el MICROSITIO y consultar las
actuaciones del proceso en la plataforma JUSTICIA XXI WEB - TYBA

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGMA4YTIjZTgOLTc4ZjctNDgwMS05MTJhLWEWY mYwM2ZmY ThhMwAQAGp6fWy8jHZBsOurAlkIFjw%3D 1/4
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CONSULTA ACTUACIONES DE PROCESOS: PLATAFORMA TYBA:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx

CONSULTA DE ESTADOS Y TRASLADOQOS - MICROSITIO
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-promiscuo-de-familia-del-circuito-de-girardot

De: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>

Enviado: jueves, 16 de junio de 2022 9:11 a. m.

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: SOLICITUD TITULOS

Girardot, Cundinamarca jueves 16 de junio del 2022

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

Juzgado Segundo (2°) Promiscuo de Familia de Oralidad
Juez

No. RADICADO DE PROCESO: 25307318400220160013900

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representacion del menor SAMUEL AARON SOLER
SANABRIA

DEMANDADO: PEDRO NEL SOLER APONTE

Cordial Saludo:

La presente es con el fin de dar respuesta a la solicitud referente a las cuotas
alimentarias y titulos por concepto 1° que he recibido este ano 2022 y a su vez
solicitarle muy respetuosamente me pueda autorizar el pago del fitulo tipo 1° que se
encuentra en la cuenta del juzgado en el Banco Agrario de Colombia el 09 de junio
del 2022.

Agradezco su atencion prestada,

Atentamente,

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39581704 DE GIRARDOT

Direcciéon: Calle 16 No. 6 - 82 B/ Alto de La Cruz
Celular: 301 642 83 26

De: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 14 de junio de 2022 6:19 p. m.

Para: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>

Asunto: RE: SOLICITUD TITULOS

Cordial saludo
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Se encuentra autorizado el pago del titulo por concepto de alimentos.

Se informa que debe allgar liquidacion del crédito actualizada para el proceso.

Juzgado 2° Promiscuo de Familia de Girardot — Cundinamarca
Carrera 10 N° 37-39 Piso 2° - Palacio de Justicia

Correo: j02prfgir@cendoj.ramgijudicial.gov.co

Celular: 31332967 13

Acogiendo lo contenido en la circular 002 de 2021 del H. Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca - Sala Civil
Familia, se informa a nuestros usuarios que a partir del mes de abril de 2022, no seran emitidos correos
electrénicos informativos de fijacion de ESTADOS ELECTRONICOS

Se les invita a estar atentos de la fijacién de estados y traslados de los procesos en el MICROSITIO y consultar las
actuaciones del proceso en la plataforma JUSTICIA XXI WEB - TYBA

CONSULTA ACTUACIONES DE PROCESOS: PLATAFORMA TYBA:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx

CONSULTA DE ESTADOS Y TRASLADOS - MICROSITIO
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-promiscuo-de-familia-del-circuito-de-girardot

De: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>

Enviado: lunes, 13 de junio de 2022 2:29 p. m.

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITUD TITULOS

Buenas tardes Senores Juzgado Segundo Promiscuo de Familia

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar
me puedan confirmar por el juez y el secretario a cargo unos Depositos
Judiciales por Concepto Tipo 1 consignados el dia 09/06/2022 o mi
nombre ADA LISBETH SANABRIA CRUZ identificada con CC 39581704 de
Girardot en el Banco Agrario.

Cordialmente,

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ
CC.39.581.704
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Girardot, Cundinamarca viernes 17 de junio del 2022

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO
Juzgado Segundo (2°) Promiscuo de Familia
Juez

Proceso: EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENOR DE EDAD

Demandante: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representacion de su menor hijo SAMUEL AARON
SOLER SANABRIA

Demandado: PEDRO NEL SOLER APONTE

Radicacion: 25307-31-84-002-2016-00139 00

ASUNTO: RESPUESTA 1° PARRAFO DEL AUTO 050 DEL 21 DE JULIO DEL 2021.

Respetado Juez:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, con el fin de dar respuesta al oficio con radicado No.
25307-31-84-002-2016-0013900 de fecha 21 de julio del 2021, notificado por estado No. 050 de fecha 22
de julio del presente afio, en cual se me solicita relacionar la liquidacion del crédito actualizada
correspondiente a las cuotas de vestuario y educacion que sefiala el ejecutado que no ha cumplido,
observado en lo indicado en el articulo 446 del Codigo General del Proceso.

Con base a lo anterior, relaciono los gastos educativos mensuales del afio 2021:

CONCEPTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Pago matricula para el grado 1° de primaria. $385.000 $385.000
Pago pension mensual del grado 1° cancelado dese el mes $150.000 $1.500.000
de febrero hasta noviembre 2021.

SUMA GENERAL SOBRE LOS GASTOS EDUCATIVOS DE MATRICULAS Y $1.885.000
PENSION DE DIEZ MESES DEL ANO 2021.

Cuota que obliga sobre el 50% del valor neto total sobre los gastos educativos $942.500
matricula y pension afo 2021.
Aporte del demandado sobre los gastos del internet para la educacion virtual por - $300.000

COVID 19 por un valor unitario de $30.000 desde febrero hasta noviembre del afio
2021.
SUMA FINAL PENDIENTE A LA FECHA QUE ADEUDA EL DEMANDADO. $642.500

En relacion a los gastos sobre el vestuario que segun el acta de conciliacion se establecio, que el demandado
aportara tres mudas de ropa en el afio por un valor de $200.000 cada una, las cuales deben ser entregadas
en los meses de marzo, agosto y diciembre. Asi mismo, establecimos en mutuo acuerdo verbal entre las
partes que quedaba él en mora de una muda de ropa por un valor de $200.000 correspondiente al mes de
marzo debido a que el demandado me hizo entrega de la muda de ropa del mes de agosto del afio 2021 y
lo eximi de la muda de ropa del mes de diciembre alegando que el demandado no podia cumplir con el
dinero para la compra de los Utiles escolares del afio 2021y la muda de ropa al mismo tiempo, por lo tanto,
solo debe una muda de ropa del afio 2021.

En conclusion, la suma que adeuda el demandado sobre los gastos de las obligaciones en cuanto vestuario
y educacion es un valor de: $842.000 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS CMTE).

Atentamente,

Tt

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39.581.704 de Girardot

Direccion: Calle 16 No. 6 — 82 B/ Alto de La Cruz
Celular: 301 642 83 26.




Girardot, Cundinamarca, viernes 28 de mayo del 2021

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

Juez Circuito

Juzgado 002 Promiscuo de Familia de Circuito de Girardot
Ciudad

Proceso No. 253073184002201600139-00

Proceso: EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENOR DE EDAD

Demandante: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representaciéon del menor hijo
SAMUEL AARON SOLER SANABRIA

Demandado: PEDRONEL SOLER APONTE

Respetado Juez:

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted, con el fin de dar respetuoso al oficio
con radicado No. 25307-31-84-002-2016-0013900 de fecha 10 de mayo del 2021,
notificado por estado No. 028 de fecha 11 de mayo del presente afio, en cual se me
solicita rendir un informe de titulos de depositos judiciales consignados al presente
proceso discriminado los abonos a la deuda frente a las ultima liquidaciones de crédito
y costas probadas por el Despacho con base al oficio No. 0764 de fecha 28 de mayo
del 2019 en el cual se le solicito al pagador ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA en
madicos descuentos por concepto tipo 1 en la suma total de $1.800.000.00; suma que
fue asumida por el pagador desde la fecha 17 de julio del 2019 al 23 de diciembre del
2020.

A continuacidn, relaciono los titulos concepto Tipo 1. Titulo Ejecutivo:

Comprobante Fecha del Valor Numero | Fecha de recibido Valor
de Egreso Comprobante pagado | de Titulo
2019001059 17/julio/2019 $125.538 7196 18/julio/2019 $120.200
2019001341 28/agosto/2019 | $125.709 8283 30/agosto/2019 $120.200
2019001343 28/agosto/2019 | $125.709 8285 30/agosto/2019 $120.200
2019001646 | 03/octubre/2019 | $125.709 9305 07/octubre/2019 $120.200
2019001965 27/nov/2019 $125.709 10618 29/noviembre/2019 | $120.200
2019002269 26/diciem/2019 | $125.709 11659 27/diciembre/2019 | $120.200
2019002351 | 27/diciembre/2019 | $125.709 11807 30/diciembre/2019 | $120.200
2020000397 17/abril/2020 $125.709 14174 27/abrill2020 $120.200
2020000519 08/may0/2020 $125.709 14670 11may0/2020 $120.200
2020000740 11/junio/2020 $125.709 15318 16/junio/2020 $120.200
2020000934 16/julio/2020 $125.709 16039 17/julio/2020 $120.200
2020001085 21/agosto/2020 | $125.709 16993 01/septiembre/2020 | $120.200
2020001262 | 10/septiem/2019 | $125.709 17213 11/septiembre/2020 | $120.200
2020001632 04/nov/2020 $125.709 18371 11/noviembre/2020 | $120.200
2020002000 23/diciem/2020 | $125.200 19685 29/diciembre/2020 | $117.200




Igualmente relaciono los titulo concepto Tipo 6. Cuota Alimentaria:

Comprobante Fecha del Valor Numero de | Fecha de recibido Valor
de Egreso Comprobante pagado Titulo recibido
2019001058 17/julio/2019 $246.509 7195 18/julio/2019 $241.000
2019001340 28/agosto/2019 | $246.509 8284 30/agosto/2019 $241.000
2019001339 28/agosto/2019 | $246.509 8286 30/agosto/2019 $241.000
2019001645 | 03/octubre/2019 | $246.509 9306 07/octubre/2019 | $241.000
2019001964 27/nov/2019 $246.509 10617 20/noviembre/2019 | $241.000
2019002268 26/diciem/2019 | $246.509 11660 27/diciembre/2019 | $241.000
2019002350 | 27/diciembre/2019 | $246.509 11808 30/diciembre/2019 | $241.000
2020000396 17/abril/2020 $261.009 14173 27/abril/2020 $255.500
2020000518 08/mayo/2020 | $261.009 14669 11/mayo/2020 $255.500
2020000739 11/junio/2020 $261.009 15317 16/junio/2020 $255.500
2020000933 16/julio/2020 $261.009 16038 17/julio/2020 $255.500
2020001084 21/agosto/2020 | $261.009 16992 01/septiembre/2020 | $255.500
2020001261 | 10/septiem/2020 | $261.009 17214 11/septiembre/2020 | $255.500
2020001633 | 04/noviem/2020 | $261.009 18390 12/noviembre/2020 | $255.500
2020001632 | 03/diciembre/2020 | $261.009 19015 04/diciembre/2020 | $255.500
2020002001 23/diciem/2020 | $263.500 19687 29/diciembre/2020 | $255.500
2020002122 30/diciem/2020 | $263.500 19740 05/enero/2021 $255.500
2021000357 26/marzo/2021 | $272.500 21389 31/marzo/2021 $264.500
2021000541 15/abril/2021 $272.500 21616 16/abril’2021 $264.500
Cordialmente,

B 4
oS

-

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39.581.704 de Girardot
Calle 16 No. 6 — 82 B/ Alto de La Cruz
Celular; 301 642 83 26




RE: SOLICITUD TITULOS

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>
Jue 16/06/2022 9:11 AM

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>

0 3 archivos adjuntos (415 KB)
OFICIO SOLICITUD COBRO MESES ATRAZADOS.pdf; AUTO DE 4 DE MARZO DEL 2022, 2016-00139.pdf; LIQUIDACION CUQTAS RECIBIDAS ANOS 2021 2022.pdf;

Girardot, Cundinamarca jueves 16 de junio del 2022

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

Juzgado Segundo (2°) Promiscuo de Familia de Oralidad
Juez

No. RADICADO DE PROCESO: 25307318400220160013900

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representacion del menor SAMUEL AARON SOLER SANABRIA
DEMANDADO: PEDRO NEL SOLER APONTE

Cordial Saludo:

La presente es con el fin de dar respuesta a la solicitud referente a las cuotas alimentarias y titulos por concepto 1° que
he recibido este afo 2022 y a su vez solicitarle muy respetuosamente me pueda autorizar el pago del titulo tipo 1° que se
encuentra en la cuenta del juzgado en el Banco Agrario de Colombia el 09 de junio del 2022.

Agradezco su atencion prestada,
Atentamente,

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39581704 DE GIRARDOT

Direccion: Calle 16 No. 6 - 82 B/ Alto de La Cruz
Celular: 301 642 83 26

De: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 14 de junio de 2022 6:19 p. m.

Para: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>

Asunto: RE: SOLICITUD TITULOS

Cordial saludo
Se encuentra autorizado el pago del titulo por concepto de alimentos.

Se informa que debe allgar liquidacion del crédito actualizada para el proceso.

Juzgado 2° Promiscuo de Familia de Girardot - Cundinamarca
Carrera 10 N° 37-39 Piso 2° - Palacio de Justicia

Correo: j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co

Celular: 31332967 13

Acogiendo lo contenido en la circular 002 de 2021 del H. Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca - Sala Civil Familia, se informa a nuestros usuarios que a
partir del mes de abril de 2022, no seran emitidos correos electréonicos informativos de fijacion de ESTADOS ELECTRONICOS

Se les invita a estar atentos de la fijacién de estados y traslados de los procesos en el MICROSITIO y consultar las actuaciones del proceso en la plataforma
JUSTICIA XXI WEB - TYBA
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CONSULTA ACTUACIONES DE PROCESOS: PLATAFORMA TYBA:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia2 1/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta.aspx

CONSULTA DE ESTADOS Y TRASLADOS - MICROSITIO
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-promiscuo-de-familia-del-circuito-de-girardot

De: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ <adasanabriac@hotmail.com>

Enviado: lunes, 13 de junio de 2022 2:29 p. m.

Para: Juzgado 02 Promiscuo Familia Circuito - Cundinamarca - Girardot <j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SOLICITUD TITULOS

Buenas tardes Senores Juzgado Segundo Promiscuo de Familia

De manera atenta y respetuosa me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar me puedan confirmar por el
juez y el secretario a cargo unos Depésitos Judiciales por Concepto Tipo 1 consignados €l

dia 09/06/2022 c mi nombre ADA LISBETH SANABRIA CRUZ identificada con CC 39581704 de Girardot en
el Banco Agrario.

Cordialmente,

ADA LISBETH SANABRIA CRUZ
CC.39.581.704
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-002-promiscuo-de-familia-del-circuito-de-girardot&data=05%7C01%7Cj02prfgir%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cee2b633ba15146f28b7a08da4fa22718%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637909855116072836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1Edo%2FXSvp9jYDf7iLTpPELiawAAzSeAFfKakNMOTayI%3D&reserved=0

Girardot, Cundinamarca jueves 16 de junio del 2022

Doctor
JUAN CARLOS LESMES CAMACHO
Juzgado Segundo (2°) Promiscuo de Familia de Oralidad
Juez

No. RADICADO DE PROCESO: 25307318400220160013900

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representacion del menor SAMUEL AARON SOLER
SANABRIA

DEMANDADO: PEDRO NEL SOLER APONTE

ASUNTO: COTIZACION REFERIDAS A LAS CUOTAS ALIMENTARIAS Y TITULOS RECIBIDOS DESDE
EL ANO 2021 /2022. DEL AUTO No. 024 DEL 04/03/2022.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted sefior juez, con el fin de manifestarle los titulos que he
recibido a favor de mi hijo SAMUEL AARON SOLER SANABRIA identificado con Tarjeta de Identidad No.
1.072.107.874 de Girardot por el pagador ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA los cuales relaciono a
continuacion:

No. VALOR FECHA CUOTA ALIMENTARIA PAGADA MES VENCIDO
TITULO RECIBIDO

272215 | $264.500 | 17/12/2021 Cuota del mes de Noviembre 2021

27632 $529.000 | 03/01/2022 Cuota de los meses Diciembre 2021 / Enero 2022
29041 $290.950 | 14/03/2022 Cuota del mes de Febrero 2022

29697 $260.000 | 27/04/2022 | Cuota del mes de Marzo 2022

29698 $505.000 | 27/04/2022 1er Abono deuda de la suma $1.795.496,67 (auto No. 024 del
04 de marzo del 2022)

31210 $260.000 | 15/06/2022 | Cuota del mes de Abril 2022

Asi mismo dar respuesta a lo ordenado por el Juez en el Auto No.024 del 04 de marzo del 2022 el cual
decreta: “PRIMERO: DECRETAR el embargo y retencion de los dineros que por todo concepto (salario,
primas, cesantias, etc.) siempre y cuando sean susceptibles de dichas medidas cautelares, que devengue
el demandado PEDRO NEL SOLER APONTE como contratista de la ALCALDIA MUNICIPAL DE BOJACA,
hasta el limite maximo permitido por la Ley. Para el efecto, el pagador de la entidad en comento, debera
consignar la cuota alimentaria por concepto 6° y la parte restante por el concepto 1° en la cuenta de titulos
de depdsitos judiciales del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de titularidad de ese Juzgado. Se limita la
anterior medida respecto del concepto 1° en la suma de $1.795.496,67*.

De acuerdo a la suma de $1.795.496,67 (UN MILLON SETESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS) y restandole el
primer abono que recibi por un valor de $505.000 (QUINIENTOS CINCO MIL PESOS MCTE) sin contar con
el segundo titulo por concepto 1° que no he recibido y continua en la cuenta del Juzgado en el BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA el saldo de la deuda pendiente esta por un valor de $1.290.496,67 (UN MILLON
DOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE
CENTAVOS MCTE).

Agradezco su atencion prestada, en espera de una pronta respuesta.

Atentamente,
A ) .
ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39.581.704 de Girardot
Direccion; Calle 16 No. 6 — 82 B/ Alto de La Cruz
Celular: 301 642 83 26



Girardot, Cundinamarca viernes 11 de noviembre del 2021

Doctor

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

Juzgado Segundo (2°) Promiscuo de Familia de Oralidad
Juez

No. RADICADO DE PROCESO: 25307318400220160013900

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representacion del menor SAMUEL AARON SOLER
SANABRIA

DEMANDADO: PEDRO NEL SOLER APONTE

ASUNTO: SOLICITUD COBRO DE DEPOSITOS JUDICIALES DE CUOTAS ALIMENTARIAS PENDIENTES
DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted sefior juez, con el fin de manifestarle los titulos que he
recibido a favor de mi hijjo SAMUEL AARON SOLER SANABRIA identificado con Tarjeta de Identidad No.
1.072.107.874 de Girardot los cuales relaciono a continuacion:

No. TITULO | VALOR | FECHA RECIBIDO | CUOTA ALIMENTARIA PAGADA MES VENCIDO

19687 $255.500 | 04/01/2021 Cuota del mes de Enero 2021

19740 $255.500 | 20/01/2021 Cuota del mes de Febrero 2021

21389 $264.500 | 07/04/2021 Cuota del mes de Marzo 2021

21616 $264.500 | 22/04/2021 Cuota del mes de Abril 2021

22824 $264.500 | 08/06/2021 Cuota del mes de Mayo 2021

23596 $264.500 | 14/07/2021 Cuota del mes de Junio 2021

25113 $264.500 | 20/09/2021 Cuota del mes de Julio 2021

25854 $264.500 | 28/10/2021 Cuota del mes de Agosto 2021

Esto con el propésito de informarle que el sefior PEDRO NEL SOLER APONTE, debe los titulos de las
cuotas alimentarias correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre por un valor de QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($529.000) debido al incumplimiento por parte del pagador la ALCALDIA
MUNICIPAL DE BOJACA quienes no efectuaron dichos pagos.

Por lo tanto, deseo contar con su generosa colaboracion para que autorice al pagador ALCALDIA
MUNICIPAL DE BOJACA efectuar los pagos de los depositos a la cuenta del JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO DE FAMILIA |a suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($529.000) que
adeuda el demandado el sefior PEDRO NEL SOLER APONTE correspondiente a dos (02) meses los cuales
le sean diferidos a tres (03) cuotas ya que firmé la adicién de su Contrato No. 241 del 2021 con esta alcaldia
el dia 23 de julio del 2021 por un valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($7.393.550,00) por un tiempo de CINCO (05) meses.

Agradezco su atencion prestada, en espera de una pronta respuesta.

Atentamente,
ADA LISBETH SANABRIA CRUZ

CC No. 39.581.704 de Girardot
Direccion: Calle 16 No. 6 — 82 B/ Alto de La Cruz
Celular: 301 642 83 26



L)

Rama Judicial del Poder Publico
JUZGADO SEGUNDO (2°) PROMISCUO DE FAMILIA
Girardot — Cundinamarca, veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Proceso: EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE MENOR DE EDAD

Demandante: ADA LISBETH SANABRIA CRUZ en representacion de su menor hijo
SAMUEL AARON SOLER SANABRIA

Demandado: PEDRO NEL SOLER APONTE

Radicacién: 25307-31-84-002-2016-00139 00

Lo manifestado por ADA LISBETH SANABRIA CRUZ mediante correo que antecede,
se agrega al expediente y es puesto en conocimiento de las partes para los fines legales
pertinentes. En relacion a las cuotas de vestuario y educacion que sefiala el ejecutado
no ha cumplido, debera presentar la respectiva liquidacion del crédito actualizada
observando lo indicado en el articulo 446 del Codigo General del Proceso, allegando
los soportes del caso.

Se le pone de presente a la interesada que el requerimiento elevado mediante auto del
10 de mayo de 2021, va dirigido al Secretario del Juzgado a fin de que rinda un informe
de titulos de depdsitos judiciales consignados al presente proceso, discriminado los
pagos por cuotas de alimentos y los abonos a la deuda frente a las ultimas liquidaciones
de crédito y costas probadas por el Despacho y dejando constancia de cumplimiento en
el expediente.

Cumplido lo anterior, retornen las diligencias al Despacho para proveer.

Notifiquese, ™~ C

—

- —

JUAN CARLOS LESMES CAMACHO

Juez
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA
GIRARDOT - CUNDINAMARCA
El auto anterior se nofificd por estado:
No 050
Firmado POI": De hoy 22 de julio de 2021
El Secretario,
JUAN CARLOS LESMES CAMACHO ;7‘?% '
JUEZ CIRCUITO MIGUEL ANGEL BUITRAGO BASTIDAS
JUZGADO 002 PROMISCUO DE FAMILIA
DE CIRCUITO DE GIRARDOT

Carrera 10 No. 37 — 39 Piso 2° Palacio de Justicia de Miraflores, Girardot — Cundinamarca
Correo electronico j02prfgir@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Teléfono 8310983

Consulte y descargue esta actuacion en el sistema TYBA, ingresando al sitio web:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/Ciudadanos/frmConsulta
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