
Fwd: Liquidacion

Alejandro Forero <forero.alejandro1@gmail.com>
Lun 2/10/2023 7:58 AM
Para:Juzgado 03 Civil Municipal - Cundinamarca - Zipaquirá <j03cmzip@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Bogota Octubre 2 de 2023. 

SEÑOR
JUEZ 3 CIVIL MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
E..................................S..............................D. 

REF EJECUTIVO DE CONJUNTO RESIDENCIAL DE USO MIXTO SIENNA P.H. VS DIANA CAROLINA
ANGEL MANOLOF Y OTRO.-# 2023-273. 

Respetado Señor Juez

espero tenga buen dia como apoderado de la parte demandante dentro del proceso de la referencia
por medio del presente me dirijo an usted con el objeto de manifestarle que allego la liquidacion del
credito para efectos de tramite, traslado y estudio

Lle agradezco la atencion que le preste a la presente y dios lo bendiga. 

Atentamente 

ALEJANDRO FORERO RINCON 
ABOGADO
TEL 3204816961

---------- Forwarded message ---------
De: <asistente@conjuntosienna.com>
Date: sáb, 30 sept 2023 a la(s) 11:30
Subject: RE: Liquidacion
To: Alejandro Forero <forero.alejandro1@gmail.com>
Cc: FABIO VARGAS <favarber@yahoo.com>

Buen día,

 

Estimado Dr.

 

De acuerdo con sus instrucciones estamos enviando cuadro actualizado de la deuda del apartamento 336
de la Sra. Diana Angel.
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CONCEPTO CUOTA ADMINISTRACION TOTAL

ago-22 106.079   106.079

sep-22 224.659 15.100 239.759

oct-22 224.659 23.840 248.499

nov-22 224.659 30.600 255.259

dic-22 224.659 39.540 264.199

ene-23 260.600 47.820 308.420

feb-23 260.600 55.750 316.350

mar-23 260.600 49.120 309.720

abr-23 260.600 57.510 318.110

may-23 260.600 64.870 325.470

jun-23 260.600 72.070 332.670

jul-23 260.600 79.310 339.910

ago-23 260.600 85.800 346.400

sep-23 260.600 91.700 352.300

TOTAL DEUDA 3.350.115 713.030 4.063.145

 

 

Cordialmente,



 

 

Fabio Vargas Bermudez

Administrador

CONJUNTO RESIDENCIAL DE USO MIXTO SIENNA PH

 

Elaboró: Sandra Sánchez

___________________________________________________________________________________________
_____________________

 

 

 

----- Mensaje reenviado -----

De: Alejandro Forero <forero.alejandro1@gmail.com>

Para: "administracion@conjuntosienna.com" <administracion@conjuntosienna.com>;
"favarber@yahoo.com" <favarber@yahoo.com>

Enviado: viernes, 29 de septiembre de 2023, 12:11:17 p. m. COT

Asunto: Liquidacion

 

Bogota Septiembre 29 de 2023. 

SEÑORES

CONJUNTO RESIDENCIAL DE USO MIXTO SIENNA P.H. 

DR FABIO VARGAS BERMUDEZ

ADMINISTRADOR

E................................................S.................................M.

 

REF LIQUIDACION VS DIANA CAROLINA ANGEL MANOLOF

 

Respetados Señores
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Espero tengan buen dia, por medio del presente me dirijo a ustedes con el objeto de manifestarles que el
juzgado 3 civil municipal de zipaquira en el proceso de la referencia dicto sentencia. 

 

Por ende requiero que me hagan el favor y me hagan llegar la liquidacion del credito como se presento en
la certificacion del proceso incluido sus intereses de mora hasta la fecha

 

Es decir se debe liquidar el saldo de la cuota de agosto de 2022 con sus intereses de mora desde
septiembre de 2022 hasta la fecha y asi con cada cuota mensual de administracion 

 

La ultima cuota que se solicito en la demanda fue la del mes de mayo de 2023, por ende se deben liquidar
frente a esta cuota intereses de mora desde mayo de 2023 a la fecha. 

 

Igualmente solicito se me expida la certificacion de las cuotas de administracion desde junio de 2023
hasta la fecha con sus correspondientes intetreses de mora hasta la fecha. 

 

En la liquidacion del credito podemos incluir la totalidad de lo adxeudao es decir incluyendo las cuotas en
mora desde junio de 2023 a la fecha con sus correspondientes intereses de mora. 

 

Liquidacion y certificacion que debe ser aportada al proceso lo mas rapido posible. 

 

Les agradezco la atencion que le presten a la presente y dios los bendiga. 

 

Atentamente 

 

ALEJANDRO FORERO RINCON 

ABOGADO

TEL 3204816961


