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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL 

Medellín, doce (12) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 
 
 

radicado 05001310500220160094801 

origen Juzgado Segundo Laboral del Cto. de Medellín 

interno 225-18 

Demandante  Gladys Helena García  

Demandadas Colpensiones, Junta Nacional de Calificación de 
Invalidez 

Asunto Corre traslado de soporte de pago  

 

 

Se corre traslado a CENDES de la documental aportada el día hoy por la activa. 

 

CENDES contará con el término de tres (03) días para pronunciarse sobre el recibo o no 

del dinero que allí se relaciona, entendiendo, de acuerdo con el memorial anterior remitido 

por ellos, que con esta suma se entiende satisfecho el valor a cancelar por la pararte 

demandante, en torno al dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral. 

 

Una vez CENDES se pronuncie, se reprogramará la fecha d la audiencia que se tenía 

prevista para el catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022) a las diez de la mañana 

(10:00AM), al cual debía comparecer el ponente del dictamen.  

 

Notifíquese. 

 

 

La Magistrada, 

 
MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA 

 
 
 

Certifico que el auto anterior fue 
notificado por ESTADOS N°121 
fijados hoy 13 de julio de 2022 
a las 8:00AM 
 
_______________________ 
El secretario 
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RV: COMPROBANTE DE PAGO TOTAL DE HONORARIOS RADICADO:
05001310500220160094801 GLADYS HELENA GARCIA PULGARIN

Escribiente 10 Sala Laboral Tribunal Superior - Antioquia - Medellín
<esc10seclabmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 8/07/2022 4:17 PM

Para: Despacho 18 Sala Laboral Tribunal Superior - Antioquia - Medellín
<des18sltsmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Alternativas Jurídicas <alternativasm-noti@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (736 KB)
COMPROBANTE DE PAGO DE HONORARIOS RAD 05001310500220160094801.pdf; COMPROBANTE DE PAGO CLINICA CES
900.000.pdf;

Buenas tardes

Acuso recibo y remito al despacho para lo pertinente.

Señor apoderado se le recuerda dar cumplimiento al numeral 14 del artículo 78 del Código General del Proceso, en el
entendido de enviar a las demás partes del proceso, un ejemplar de los memoriales presentados, recuerde que a
petición se podrá imponer multa hasta por un salario mínimo legal mensual vigente (1smlmv) por cada infracción.


Se reitera igualmente, que conforme al artículo 109 del CGP, los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se
entenderán presentados oportunamente si son recibidos dentro del horario laboral del despacho, en caso contrario se
entenderán recibidos al día hábil siguiente.

Cordialmente,

 

 



 
 María Palacio
 Escribiente
Secretaría Sala Laboral
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

De: Alternativas Jurídicas <alternativasm-noti@hotmail.com>

Enviado: viernes, 8 de julio de 2022 3:21 p. m.

Para: Escribiente 10 Sala Laboral Tribunal Superior - Antioquia - Medellín
<esc10seclabmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: COMPROBANTE DE PAGO TOTAL DE HONORARIOS RADICADO: 05001310500220160094801 GLADYS
HELENA GARCIA PULGARIN
 

De: Alternativas Jurídicas

Enviado: viernes, 8 de julio de 2022 15:19
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Para: Carolina Giraldo Ramírez <cgiraldor@ces.edu.co>; Secretaria Sala Laboral Tribunal Superior - Seccional
Medellin <seclabmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Leon Mario Toro Cortes <LTORO@CES.EDU.CO>;
PCENDES@CES.EDU.CO <PCENDES@CES.EDU.CO>

Asunto: COMPROBANTE DE PAGO TOTAL DE HONORARIOS RADICADO: 05001310500220160094801 GLADYS
HELENA GARCIA PULGARIN
 
Señores  
TRIBUNAL SUPERIIOR DE MEDELLÍN SALA LABORAL  
HONORABLE MAGISTRADA  
MARIA PATRICIA YEPES GARCIA  
 
CLINICA CES  
 
 
 
DEMANDANTE:  GLADYS HELENA GARCIA PULGARIN  
DEMANDADA:  COLEPNSIONES  
RADICADO:  05001310500220160094801 
ASUNTO:  COMPROBANTE DE PAGO TOTAL DE HONORARIOS.  



 
  

    
 
 

    
CRA 65 Nº 49 B -21 LOS SAUCES BLOQUE B LOCAL 107 Medellín 

TEL. 2317347-2308011-2308679. CEL 3113700673-3104426160 
Email. alternativasjuridicas-medellin@hotmail.com 

Web: www.alternativaslegalesyjurudicas.com 
Oscar-rivillas@hotmail.com-natasjimenez@gmail.com 

 

Señores  

TRIBUNAL SUPERIIOR DE MEDELLÍN SALA LABORAL  

HONORABLE MAGISTRADA  

MARIA PATRICIA YEPES GARCIA  

 

CLINICA CES  

 

 

 

DEMANDANTE:  GLADYS HELENA GARCIA PULGARIN  

DEMANDADA:  COLEPNSIONES  

RADICADO:  05001310500220160094801 

ASUNTO:  COMPROBANTE DE PAGO TOTAL DE HONORARIOS.  

 

 

DEISY NATALIA JIMENEZ GALLEGO, abogada en ejercicio, identificada con cédula de ciudadanía 

número C.C.: 32.160.221 y siendo portadora de la tarjeta profesional número T.P.: 193.155 del C.S de la 

J. obrando en calidad de apoderada de la parte demandante de manera atenta y respetuosa me dirijo ante 

ustedes adjuntando comprobante de pago total de los honorarios.  

 

 

MUCHAS GRACIAS  

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

DEISY NATALIA JIMENEZ GALLEGO 

C.C 32.160.221  

T.P 193.155 del C.S de la J.  
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